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Seg reteria

Da: Marco Sagripanti <r j'!‘"‘?:”;?"?i""""'“‘“
e oot DTN S/
Inviato: lunedi 19 marzo 2018 12:02 et G SeA
A: segreteria@Iluccahoidingspa.it X .
Oggetto: offerta rinnovo Vodafone 19 MAR 104
PRUT, M, %435

Buongiorno,

come da accordi sono a formalizzare la nostra offerta di rinnovo del vincolo della rete fissa delia Vs azienda
apportando uno sconto del 20% del costo del link.

In tale maniera la fattura passera a € 413,38

Rimango in attesa di un Vs cortese riscontro e nel frattemépo porgo i miei pill cordiali saluti

Marco Sagripanti
Agente Vodalone Professional - Piramis Group
Pleamds. Agency: Brescia, Caghiad, Firenzs, Genows, Mitarve, Padove, Parma, Peisrma, Plsa, Boma, Satemo, Smasarnt, Toring, Trigste

Pirownis Polne: Carbonia, Cremans, ba Speria, Maters, Nuere, Qibia = Udine
Pismrals fn Stoes: &ghers, Bologna, Cagliari, Lertosa, finiselio, Conceste, Curne, Ferrara, Galiarate, Genovs, Lecco, Limblate, Logi

wwwepirambisroup.oom

oy oy Pariney
FiramisiErRrous Vodafons

- e Tabal
EVEILVING BlUISINESS -ﬁm%@fwi%




Re: Fwd: I: offerta rinnovo Vodafone
@ Marco Sagripanti < i>
19/03/2018, 15:07
.aniela Di Monaco < ' }
. Claudia Nardi < - >

Buonasera,

gli importi si intendono per fatture "bimesirali (58 giorni)", lo sconto sard del 20 % sull'imponibile rigurdante ia voce in fattura SOLUZIONE
UFFICIO PLUS FIBRA ( € 330,060 BIMESTRALE).

Ad accettazione di ¢io il contratio si rinnova per altri 2 anni,
Per qualsiaisi cosa non esitate a contattarmi,

Saluti

Marco

I} 19/03/2018 14:15, Daniela Di Monaco ha scritto:

Buongiorno Sig. Sagripanti,
Volevamo alcune precisazioni riguardo alla sua e.mail che riportiamo in calce.

In particolare vorremmo sapere se l'importo che viene citato (Eure 413,38) riguarda una fattura "bimestrale”, inoltre se lo stesso importo &
gia "comprensivo di IVA", poich¢ le ultime due fatture che abbiamo pagato erano pari ad Euro 414 circa ed Eurc 369 entrambe "senza
IVA™, poiché la ns. societd & soggetita allo split payment,

Infine non sappiamo cosa si intende per "link", forse il "contratto™ che abbiamo attualmente in essere ?
Chiediamo di specificare meglio, in modo tale da poter riferire al ns. Amministratore e predisporre i conseguenti atti,
ringraziando, porgiamo cordiali saluti

La segreteria di LH SPA

-------- Messaggio Inaitrato ~------
Oggetto:l: offerta rinnove Vodafone
Data:Mon, 19 Mar 2018 14:07:28 +0100
Mittente:Segreteria <segreteria@|uccaholdingspa.it>
A:'Daniela Di Monaco' -

2%

Da: Marco Sagripanti ) BT
Inviate: luned) 19 marzo 2018 12:02

A: segreteria@luccaholdingspa.lt

Oggetto: offerta rinnovo Vodafone

Buongiorno,

come da accordi sono a formalizzare la nostra offerta di rinneve del vincolo della rete fissa della Vs azienda apportando uno sconto dei 20%
del costo del link.

In tale maniera la fattura passera a € 413,38

Rimango in attesa di un Vs cortese riscontro e nel frattemeépo porgo i miel pit cordiali saluti




